
Daniel Santos de Sousa

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Daniel Santos de Sousa

segunda-feira, 15 de maio de 2017 15:10
'Vivian Daniela Girardi'; GT - Comissão de Pregão
RES: Esclarecimento PREGÃO ELETRÕNICO NO 05/2017

Prezada, resposta dada abaixo

Att

Daniel Santos de Sousa

daniel.souza@tce.es.gov.br
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CEP: 29050-913 - Tel.:(27) 3334-7600

De: Vivian Daniela Gírardi]mailto:vivian@db]:com:br]
Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2017 13:53
Para: GT - Comissão de Pregão
Assunto: Esclarecimento PREGÃO ELETRONICO NO 05/2017

Prezados, boa ta rdel

A DB[ G[oba[ Software S/A, inscrita no CNPJ 04.204.0].8/0001-66 e situada à Avenida Adv. Horácio Raccane]]o Filho,
5.410, Centro, Maringá/PR, vem solicitar esclarecimento ao Pregão Eletrõnico n9 05/2017:

O edital em questão cita

Valor Máximo admitido
LOTE UNICO: R$ 65.258,74(sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e
setenta e quatro centavos), equivalentes a uma equipe composta por três profissionais(2
Analistas programadores nível Pleno e l Analista programador nível Sênior

Entendemos que o valor acima será o valor mensal pago par equipe formada de 3 profissionais e que o Pregão será
baseado também no valor unitário MENSAL para uma equipe. Está correto nosso entendimento? SIM.

Agradecemos desde já a atenção

Atenciosamente
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Este ambiente é monitorado. Classificação Confidencial


