
Daniel Santos de Sousa

De:
Enviado em
Para:

Daniel Santos de Sousa

segunda-feira. 15 de maio de 2017 12:11
'Denise Cury'; Octavio A. Ribeiro da Mota Jr.; Klayson Sesana Bonatto; GT
Comissão de Pregão
RES: Pedido de Esclarecimento PE n' 06/2017Assunto

Prezada, respostas dadas abaixo

Att,

P

d ©' büms

Daniel Santos de Sousa
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Pregoeiro Oficial
daniel.souza@tce.es.gov.br

g.$? , '2® }# Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá. Vitória-ES
CEP: 290S0-913 : 1l'el.:(271 3334-7600

De: Denise Cura [mai[tQ:denise@horizontedigita].com. br]
Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2017 09:20
Para: Octavio A. Ribeiro da Mota Jr.; Klayson Semana Bonatto; GT - Comissão de Pregão
Assunto: Pedido de Esclarecimento PE no 06/2017

Prezados Senhores

A empresa Horizonte Digital Informática, vem através desta solicitar os seguintes esclarecimento, em relação ao
Pregão E[etrõnico ng 06/20].7:

- O valor máximo admitido de R$ 65.258,74 é valor mensal ou anual? Estimado Mensal
- As propostas cadastradas no site www:licitacoes-e.com.br deverão ser inseridas com o valor mensal ou anual do
contrato? Mensal

Desde já agradecemos e ficamos no aguardo

A tenciosamen te,

Denise Cury
Analista Comercial
Tel.: 31 2551-9494
Cei.: 31 99638-3768
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